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Cc: Oswald Guimaraes <Oswald.Guimaraes@gruposantaluzia.com.br>, Alcilene Barbosa de Souza Malta
<alcilene.malta@gruposantaluzia.com.br>, Edilson Felix <edilson.felix@gruposantaluzia.com.br>, Silas Valente
<Silas@gruposantaluzia.com.br>

Boa tarde para todos!

 

 

Instituto Estadual do Ambiente - INEA

Att.: Presidente da Comissão de Licitação

Av. Venezuela, 110 – 4º andar – Sala 409 – Bairro da Saúde

Rio de Janeiro/RJ

 

EDITAL: CONCORRÊNCIA NACIONAL Nº 009/2021 – SEI-070002/003712/2021

 

 

 

Objeto da presente Concorrência é a execução de OBRAS COMPLEMENTARES DE CONTROLE DE INUNDAÇÃO,
DRENAGEM E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DO CÓRREGO D’ANTAS, NO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO – RJ –
TRECHO 1, conforme Projeto Básico aprovado, constante das especificações técnicas, que constitui o Termo de
Referência (Anexo 7).

).

 

Solicitar vossos préstimos para esclarecimentos em atendimento ao item 1.4
ESCLARECIMENTO DO EDITAL, conforme abaixo relacionado:

 

No Edital, planilha: o valor da Licitação é: R$ 42.901.591,20 (I0=ago/2020)

Nos anexos (planilha editável, cronograma, etc...), R$ 44.213.990,90, está com o
I0=jan/2021.

 

Solicitamos confirmar qual o valor correto para apresentação na proposta de preços R$
42.901.591,20 (I0=ago/2020) ou R$ 44.213.990,90, está com o I0=jan/2021?

 

 

 

 

Marcos Antonio 
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Analista de Licitações 
+55 21 97471-9269 
+55 21 3923-9900 r. 9933 
marcos.antonio@gruposantaluzia.com.br 
www.gruposantaluzia.com.br/engenharia

 

ANTES DE IMPRIMIR, PENSE NA SUA RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO COM O MEIO
AMBIENTE

AVISO LEGAL - Esta mensagem eletrônica pode conter informações privilegiadas e/ou confidenciais, portanto,
fica seu receptor notificado de que qualquer disseminação, distribuição ou cópia não autorizada é estritamente
proibida. Se você entende que recebeu esta mensagem indevidamente ou por engano, por favor, informe este
fato ao remetente e apague-a de seu computador. 
DISCLAIMER - This e-mail message may contain legally privileged and/or confidential information, therefore,
the recipient is hereby notified that any dissemination, distribution or copying not authorized is strictly prohibited.
If you understand that has improperly received this e-mail message or has received it in error, please
immediately notify the sender and delete it from your computer.

 

 

-- 
Atenciosamente,
Assessoria DIRAM
Tel.: 2332-5302

Inea licitacoes <licitacoesinea@gmail.com> 30 de novembro de 2021 15:55
Para: Marcos.Antonio@gruposantaluzia.com.br

---------- Forwarded message ---------
De: Diram Coordenacao <diram.inea@gmail.com>
Date: ter., 30 de nov. de 2021 às 15:43
Subject: Re: Pedido de Esclarecimento CN 09/2021
To: Inea licitacoes <licitacoesinea@gmail.com>

Prezado(a), 

O valor correto é o de R$ 42.901.591,20. Conforme Errata 01, publicada no Portal de Licitações do Inea, os
documentos já foram retificados.

Atenciosamente,

Em ter., 30 de nov. de 2021 às 14:44, Inea licitacoes <licitacoesinea@gmail.com> escreveu:

---------- Forwarded message ---------
De: Marcos Antonio <Marcos.Antonio@gruposantaluzia.com.br>
Date: ter., 30 de nov. de 2021 às 14:16
Subject: Pedido de Esclarecimento CN 09/2021
To: licitacoesinea@gmail.com <licitacoesinea@gmail.com>
Cc: Oswald Guimaraes <Oswald.Guimaraes@gruposantaluzia.com.br>, Alcilene Barbosa de Souza Malta
<alcilene.malta@gruposantaluzia.com.br>, Edilson Felix <edilson.felix@gruposantaluzia.com.br>, Silas Valente
<Silas@gruposantaluzia.com.br>
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